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segreteria@consorziovelia.com

Da: info@consorzioirriguo.it
Inviato: martedì 17 settembre 2024 11:36
A: segreteria@consorziovelia.com; cons.velia@tiscali.it
Oggetto: R: Delibera liquidazione SAL n.3 e Mandati di pagamento.
Allegati: quietanze mandati n.178 e n.179.pdf

Buongiorno, 
ad integrazione della precedente e-mail, trasmetto in allegato le quietanze di pagamento dei mandati 
n.178 e n.179. 
Il saldo aggiornato, alla data odierna, del c/c dedicato ai lavori ammonta ad € 65.944,94. 
Cordiali saluti, 
Pietro Manganelli. 
 
Consorzio Irriguo Di Miglioramento Fondiario Di Vallo Della Lucania 
Via Zaccaria Pinto, 19 - 84078 - Vallo della Lucania (SA) 
Tel/Fax: +39 0974 4957 e-mail: irriguovallo@tiscali.it  Pec: irriguovallo@pec.it 

 
 

Da: info@consorzioirriguo.it [mailto:info@consorzioirriguo.it]  
Inviato: sabato 14 settembre 2024 10:34 
A: 'segreteria@consorziovelia.com'; 'cons.velia@tiscali.it' 
Oggetto: Delibera liquidazione SAL n.3 e Mandati di pagamento. 
 
Buongiorno, 
trasmetto in allegato i seguenti documenti: 

 la delibera Presidenziale n.28 del 06/09/2024 relativa alla liquidazione del SAL n.3; 

 i mandati di pagamento n.178 e n.179 disposti per la liquidazione dell’acconto sulla fattura n. 58/FE del 
30/08/2024 per un totale di € 800.000,00 (di cui € 655.737,70 acconto per i lavori ed € 144.262,30 acconto 
per IVA); 

 verifica della regolarità fiscale ex art. 48 bis. 
 

Trasmetterò i mandati in banca lunedì e, appena saranno disponibili, provvederò all’invio delle quietanze di 
pagamento. 
Cordiali saluti, 
Pietro Manganelli. 
 
Consorzio Irriguo Di Miglioramento Fondiario Di Vallo Della Lucania 
Via Zaccaria Pinto, 19 - 84078 - Vallo della Lucania (SA) 
Tel/Fax: +39 0974 4957 e-mail: irriguovallo@tiscali.it  Pec: irriguovallo@pec.it 
 
 
 


